Fwd: CV y Atestados

Subject: Fwd: CV y Atestados
From: Silvia Cristina Pérez <sperez@iaip.gob.sv>
Date: 19/3/19 08:01

To: Doris Cabrera <dcabrera@iaip.gob.sv>, Miriam Jurado <mjurado@iaip.gob.sv>, Wendy Bolafos
<wbolanos@iaip.gob.sv>

Buenos dias estimadas
Remito mi CV y los atestados, que van en google drive, por el peso.

Cualquier inconveniente o consulta de los archivos me lo hacen saber.
Saludos cordiales,

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario"

Atestados.pdf

— Atestados.pdf - Google Drive.html
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Buscar en documento

Detalles

— Attachments:
Atestados.pdf - Google Drive.html 189 KB
CURRICULUM SILVIA CRISTINA PEREZ SANCHEZ.pdf 350 KB
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Re: datos para emision de facturas mes de marzo.

Subject: Re: datos para emisién de facturas mes de marzo.
From: Silvia Cristina Pérez <sperez@iaip.gob.sv>

Date: 3/4/19 16:19

To: Miriam Jurado <mjurado@iaip.gob.sv>

Miriam

Le hice llegar las facturas

Cualquier detalle o modificacién me avisa y con gusto

Me preguntaba mi contador que si estas no iban con IVA, yo le dije que no pero
no supe explicarle por qué. Ud me podria indicar la razén.

Saludos.

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”

El lun., 1 abr. 2019 a las 15:51, Miriam Jurado (<mjurado®@iaip.gob.sv>) escribié:
Buenas tardes Licda. Cristina:
Solicitarle su valiosa colaboracién en la emisién de facturas de suplencia y
pago de dietas correspondientes al mes de marzo Le detallo la informacion:
Factura 1.
Concepto: Asistencia a 4 sesiones de reuniones de Pleno
correspondiente al mes de marzo.

Valor total $ 300.00
Retencién renta $ 26.55
total a pagar $273.45

Factura 2.

Concepto: Suplencia los dias del 12 al 15 de marzo en jornada
completa.
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Re: datos para emision de facturas mes de marzo.

2 of 2

Valor total $ 532.26
Retencién renta $ 47.10
total a pagar $ 485.16

Quedo a la espera de sus indicaciones, lugar para retirar las facturas.

Muchas gracias.

Miriam Jurado

Técnica de la Unidad de Talento Humano
Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: mjurado@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”
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Re: datos para emision de facturas mes de marzo.

Subject: Re: datos para emisién de facturas mes de marzo.
From: Silvia Cristina Pérez <sperez@iaip.gob.sv>

Date: 5/4/19 09:59

To: Miriam Jurado <mjurado@iaip.gob.sv>

Muchas gracias.
Muy amable
Saludos y feliz viernes

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”

El jue., 4 abr. 2019 a las 9:17, Miriam Jurado (<mjurado@iaip.gob.sv>) escribié:
Buen dia Licenciada Cristina:
Ya recibi las facturas, muchas gracias.
Para efectos de retencion de impuesto sobre la renta, el valor total de la
factura le descontamos el iva y calculamos el 10% en la factura le pusieron iva
retenido, pero es renta retenida, posteriormente le sumamos el IVA para el
valor neto a pagar.
Cualquier inquietud, estamos para servirle.
muchas gracias.

El mié., 3 abr. 2019 a las 17:19, Silvia Cristina Pérez (<sperez@iaip.gob.sv>)
escribié:

Miriam

Le hice llegar las facturas

Cualquier detalle o modificacién me avisa y con gusto

Me preguntaba mi contador que si estas no iban con IVA, yo le dije que no

pero no supe explicarle por qué. Ud me podria indicar la razén.

Saludos.
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Re: datos para emision de facturas mes de marzo.

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es
necesario"

El lun., 1 abr. 2019 a las 15:51, Miriam Jurado (<mjurado@iaip.gob.sv>)
escribio:
Buenas tardes Licda. Cristina:
Solicitarle su valiosa colaboracién en la emisién de facturas de suplencia y
pago de dietas correspondientes al mes de marzo Le detallo la
informacion:
Factura 1.
Concepto: Asistencia a 4 sesiones de reuniones de Pleno
correspondiente al mes de marzo.

Valor total $ 300.00
Retencién renta $ 26.55
total a pagar $ 273.45

Factura 2.

Concepto: Suplencia los dias del 12 al 15 de marzo en jornada
completa.

Valor total $ 532.26

Retenciénrenta $ 47.10
total a pagar $ 485.16

Quedo a la espera de sus indicaciones, lugar para retirar las facturas.

Muchas gracias.
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Re: datos para emision de facturas mes de marzo.

Miriam Jurado

Técnica de la Unidad de Talento Humano
Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electronico: mjurado@iaip.gob.sv

Visitanos en:

“"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es
necesario"

Miriam Jurado

Técnica de la Unidad de Talento Humano
Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: mjurado@iaip.gob.sv

Visitanos en:

“Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”

3of3 26/6/19 16:24



Re: FUNCIONARIOS ACTIVOS OBLIGADOS A P...

Subject: Re: FUNCIONARIOS ACTIVOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA
DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO, AUTONOMAS

From: Silvia Cristina Pérez <sperez@iaip.gob.sv>

Date: 25/4/19 12:17

To: Doris Cabrera <dcabrera@iaip.gob.sv>

CC: Carlos Calderon <ccalderon@iaip.gob.sv>, Johanna Duenas
<jduenas@iaip.gob.sv>, Daniella Huezo de Claros <dhuezo@iaip.gob.sv>, José
Alirio Cornejo Najarro <jcornejo@iaip.gob.sv>, Claudia Liduvina Escobar Campos
<cescobar@iaip.gob.sv>

Muchas gracias
Confirmo de recibido
Saludos

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacidon Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”

El jue., 25 abr. 2019 a las 11:48, Doris Cabrera (<dcabrera@iaip.gob.sv>)
escribio:
Estimados/as:

Buen dia. Como documentos adjuntos hacemos llegar los formularios
necesarios para presentar sus declaraciones de patrimonio ante las seccion de
Probidad.

Por otro lado, es importante que una vez reciban el comprobante de recibido y
luego la nota de Cumplimientos Total de su declaracién, hagan llegar una copia a la
Unidad de Talento Humano para que sea adjuntada a su expediente. De antemano
gracias por tomar nota. Favor confirmar de recibido por ésta via.

Quedo a sus érdenes por cualquier duda o apoyo que requieran en el proceso
de llenado.
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Re: FUNCIONARIOS ACTIVOS OBLIGADOS A P...

Saludos cordiales,

Doris Cabrera

Jefa de la Unidad de Talento Humano

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: dcabrera@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario"

Ma Remitente notificado con
Mailtrack
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Re: FUNCIONARIOS ACTIVOS OBLIGADOS A P...

Subject: Re: FUNCIONARIOS ACTIVOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA
DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO, AUTONOMAS

From: Silvia Cristina Pérez <sperez@iaip.gob.sv>

Date: 25/4/19 15:27

To: Doris Cabrera <dcabrera@iaip.gob.sv>

Doris

Yo tengo una sola deuda que es la de mi vehiculo de ahi no tengo nada ni
tarjetas ni nada

De esa deuda tengo que pedir constancia en Autofacil (que es mi acreedor)?
Saludos

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”

El jue., 25 abr. 2019 a las 11:48, Doris Cabrera (<dcabrera@iaip.gob.sv>)
escribid:
Estimados/as:

Buen dia. Como documentos adjuntos hacemos llegar los formularios
necesarios para presentar sus declaraciones de patrimonio ante las seccién de
Probidad.

Por otro lado, es importante que una vez reciban el comprobante de recibido y
luego la nota de Cumplimientos Total de su declaracién, hagan llegar una copia a la
Unidad de Talento Humano para que sea adjuntada a su expediente. De antemano
gracias por tomar nota. Favor confirmar de recibido por ésta via.

Quedo a sus 6rdenes por cualquier duda o apoyo que requieran en el proceso
de llenado.
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Re: FUNCIONARIOS ACTIVOS OBLIGADOS A P...

Saludos cordiales,

Doris Cabrera

Jefa de la Unidad de Talento Humano

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacidon Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: dcabrera@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”

Ma Remitente notificado con
Mailtrack
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Re: FUNCIONARIOS ACTIVOS OBLIGADOS A P...

Subject: Re: FUNCIONARIOS ACTIVOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA
DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO, AUTONOMAS

From: Silvia Cristina Pérez <sperez@iaip.gob.sv>

Date: 25/4/19 15:29

To: Doris Cabrera <dcabrera@iaip.gob.sv>

y tengo otra duda
Es de todas las cuentas que necesito el estado aunque no tenga dinero ahi?

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”

El jue., 25 abr. 2019 a las 15:27, Silvia Cristina Pérez (<sperez@iaip.gob.sv>)
escribio:
Doris
Yo tengo una sola deuda que es la de mi vehiculo de ahi no tengo nada ni
tarjetas ni nada

De esa deuda tengo que pedir constancia en Autofacil (que es mi acreedor)?
Saludos

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:
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Re: FUNCIONARIOS ACTIVOS OBLIGADOS A P...

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario"

El jue., 25 abr. 2019 a las 11:48, Doris Cabrera (<dcabrera@iaip.gob.sv>)
escribié:
Estimados/as:

Buen dia. Como documentos adjuntos hacemos llegar los formularios

necesarios para presentar sus declaraciones de patrimonio ante las seccion
de Probidad.

Por otro lado, es importante que una vez reciban el comprobante de recibido
y luego la nota de Cumplimientos Total de su declaracién, hagan llegar una copia a
la Unidad de Talento Humano para que sea adjuntada a su expediente. De
antemano gracias por tomar nota. Favor confirmar de recibido por ésta via.

Quedo a sus drdenes por cualquier duda o apoyo que requieran en el
proceso de llenado.

Saludos cordiales,

Doris Cabrera

Jefa de la Unidad de Talento Humano

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: dcabrera@iaip.gob.sv

Visitanos en:

“"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es
necesario"

Ma Remitente notificado con
Mailtrack
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Fwd: Feliz dia del Contador/a

Subject: Fwd: Feliz dia del Contador/a

From: Silvia Cristina Pérez <sperez@iaip.gob.sv>

Date: 17/5/19 15:07

To: Nuria Hernandez <nhernandez@iaip.gob.sv>, Cristian Abrego <cabrego@iaip.gob.sv>, Roberto Vasquez <rvasquez@iaip.gob.sv>, Iris Bonilla
<ibonilla@iaip.gob.sv>, Miriam Jurado <mjurado@iaip.gob.sv>

Feliz dia
Gracias por todo su apoyo
Saludos

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacion Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario"

---------- Forwarded message ---------

De: Recursos Humanos | IAIP <recursos.humanos@iaip.gob.sv>

Date: vie., 17 may. 2019 a las 9:09

Subject: Feliz dia del Contador/a

To: Alfredo Martinez <jmartinez@iaip.gob.sv>, Alicia Miranda <amiranda@iaip.gob.sv>, Andrea Tenorio <atenorio@iaip.gob.sv>, Carlos Calderon
<ccalderon@iaip.gob.sv>, Carlos Guillermo Argueta <gargueta@iaip.gob.sv>, Carolina Navas <cnavas@iaip.gob.sv>, Claudia Torres <ctorres@iaip.gob.sv>,
Cristian Abrego <cabrego@iaip.gob.sv>, Danilo Ramirez <dramirez@iaip.gob.sv>, David Segovia <dsegovia@iaip.gob.sv>, Doris Cabrera
<dcabrera@iaip.gob.sv>, Ernesto Masferrer <emasferrer@iaip.gob.sv>, Gabriela Castillo <gcastillo@iaip.gob.sv>, Gabriela Gamez <ggamez@iaip.gob.sv>, Ines
Diaz <idiaz@iaip.gob.sv>, Iris Bonilla <ibonilla@iaip.gob.sv>, Irma Huezo <ihuezo@iaip.gob.sv>, Johanna Duenas <jduenas@iaip.gob.sv>, Jorge Martinez
<jemartinez@iaip.gob.sv>, Jose Marroquin <jmarroquin@iaip.gob.sv>, Kelly Rodriguez <krodriguez@iaip.gob.sv>, Kenya Cabrera <rcabrera@iaip.gob.sv>,
Miriam Jurado <mjurado@iaip.gob.sv>, Nohemy Rivera <nrivera@iaip.gob.sv>, Nuria Hernandez <nhernandez@iaip.gob.sv>, Oscar Campos
<ocampos@iaip.gob.sv>, Rene Valiente <rvaliente@iaip.gob.sv>, Ricardo Fortis <rfortis@iaip.gob.sv>, Roberto Gutiérrez <rgutierrez@iaip.gob.sv>, Roberto
Vasquez <rvasquez@iaip.gob.sv>, Rocio Montes <rmontes@iaip.gob.sv>, Rodrigo Planas <rplanas@iaip.gob.sv>, Uzziel Medrano <umedrano@iaip.gob.sv=>,
Vicente Hernandez <vhernandez@iaip.gob.sv>, Wendy Bolanos <wbolanos@iaip.gob.sv>, Wilfredo Moreno <wmoreno@iaip.gob.sv>. Xenia Tamayo
<xtamayo@iaip.gob.sv>, Yeny Reyes <yreyes@iaip.gob.sv>, Jevy Herndndez <jhernandez@iaip.gob.sv>, J. Augusto H. Funes < com>

Cc: René Cércamo <rcarcamo@iaip.gob.sv>, Claudia Liduvina Escobar Campos <cescobar@iaip.gob.sv>, José Alirio Cornejo Najarro <jcornejo@iaip.gob.sv=>,
Daniella Huezo de Claros <dhuezo@iaip.gob.sv>, Cesia Yosabeth Mena <cmena@®iaip.gob.sv>, Silvia Cristina Pérez <sperez@iaip.gob.sv>

Muchas felicidades Nuria Hernandez, Roberto Vasquez, Iris Bonilla, Cristian Abrego y Miriam Jurado.

El IAIP les desea
Fell'z dl’a 3 —~y |

o =
del o
Czntador a-)—i “ f ‘h

Nuria, Iris, Roberto, Cristian, Miriam

Unidad de Talento Humano
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Fwd: Feliz dia del Contador/a

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacion Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: dcabrera@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario"

Ma Remitente notificado con
Mailtrack
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Re: partida pastel mes de mayo.

Subject: Re: partida pastel mes de mayo.

From: Silvia Cristina Pérez <sperez@iaip.gob.sv>

Date: 31/5/19 21:04

To: "Recursos Humanos | IAIP" <recursos.humanos@iaip.gob.sv>

CC: Alfredo Martinez <jmartinez@iaip.gob.sv>, Alicia Miranda
<amiranda@iaip.gob.sv>, Andrea Tenorio <atenorio@iaip.gob.sv>, Carlos
Argueta <gargueta@iaip.gob.sv>, Carlos Calderon <ccalderon@iaip.gob.sv>,
Carolina Navas <cnavas@iaip.gob.sv>, Claudia Liduvina Escobar
<cescobar@iaip.gob.sv>, Claudia Torres <ctorres@iaip.gob.sv>, Cristian Abrego
<cabrego@iaip.gob.sv>, Daniella Huezo <dhuezo@iaip.gob.sv>, Danilo Ramirez
<dramirez@iaip.gob.sv>, David Segovia <dsegovia@iaip.gob.sv>, Doris Cabrera
<dcabrera@iaip.gob.sv>, Ernesto Masferrer <emasferrer@iaip.gob.sv>, Gabriela
Castillo <gcastillo@iaip.gob.sv>, Gabriela Gamez <ggamez@iaip.gob.sv>, Ines
Diaz <idiaz@iaip.gob.sv>, Iris Bonilla <ibonilla@iaip.gob.sv>, Irma Huezo
<ihuezo@iaip.gob.sv>, Jevy Hernandez <jhernandez@iaip.gob.sv>, Johanna
Duenas <jduenas@iaip.gob.sv>, Jorge Martinez <jemartinez@iaip.gob.sv>, Jose
Marroquin <jmarroquin@iaip.gob.sv>, José Alirio Cornejo Najarro
<jcornejo@iaip.gob.sv>, Kelly Rodriguez <krodriguez@iaip.gob.sv>, Kenya
Cabrera <rcabrera@iaip.gob.sv>, Miriam Jurado <mjurado@iaip.gob.sv>,
Nohemy Rivera <nrivera@iaip.gob.sv>, Nuria Hernandez
<nhernandez@iaip.gob.sv>, Oscar Campos <gda@iaip.gob.sv>, Oscar Campos
<ocampos@iaip.gob.sv>, Rene Valiente <rvaliente@iaip.gob.sv>, René Carcamo
<rcarcamo@iaip.gob.sv>, Ricardo Fortis <rfortis@iaip.gob.sv>, Roberto
Gutiérrez <rgutierrez@iaip.gob.sv>, Roberto Vasquez <rvasquez@iaip.gob.sv>,
Rocio Montes <rmontes@iaip.gob.sv>, Uzziel Medrano
<umedrano@iaip.gob.sv>, Vicente Hernandez <vhernandez@iaip.gob.sv>,
Wendy Bolanos <wbolanos@iaip.gob.sv>, Wilfredo Moreno
<wmoreno@iaip.gob.sv>, Xenia Tamayo <xtamayo@iaip.gob.sv>, Yeny Reyes
<yreyes@iaip.gob.sv>

Gracias

Me disculpo por la inasistencia

Solo me avisaron una hora antes y apenas voy abriendo el correo.
Igualmente mil gracias.

Saludos a todos

Silvia Cristina Pérez

Comisionada

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electronico: sperez@iaip.gob.sv

Visitanos en:
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Re: partida pastel mes de mayo.

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”

El vie., 31 may. 2019 a las 13:54, Recursos Humanos | IAIP
(<recursos.humanos@iaip.gob.sv>) escribid:

El Comité de Empleados te invita a la partida de pastel de

los cumpleafieros del mes de MAYO

Dia : viernes 31 de mayo 2019.

Hora: 3:30 p.m.

Lugar : Area de Cocina del IAIP.

Cumpleanfieros: Lic. Daniella, Lic. Cristina, Yenny, Carlos Nerio.

Les recordamos a seguir apoyando al Comité con sus aportaciones.

COME

Comité de Empleados

Miriam Jurado

Unidad de Talento Humano

Tel.:(503)2205-3800

Prolongacién Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrénico: mjurado@iaip.gob.sv

Visitanos en:

“Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario”
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