De: Victoria Eugenia de Alvarado

A: heydialberto@gmail.com
Cc: Alejandra Rodriguez; oficial.informacion@ipsfa.com
Asunto: RV: Devolucion
Fecha: jueves, 09 de septiembre de 2021 09:28:35 a.m.
Archivos adjuntos: image001.pna
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Buenos dias:

En atencidn a su consulta:

El periodo de abril a junio/21, se le ha reintegrado a la PNC, favor avocarse a ellos para que le
realicen la devolucion.

Julio/21 estd en proceso de pago para la PNC.

Asimismo, solicitarle que presente su Resolucién de pensién al departamento de planillas de la PNC
para que le quiten el descuento.

Cualquier consulta adicional quedo a sus ordenes.
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De: Eliu Fuentes [mailto:oficial.informacion@ipsfa.com]
Enviado el: jueves, 09 de septiembre de 2021 09:18 a.m.
Para: jefe.afiliacion@ipsfa.com

Asunto: RV: Devolucion

Estimada Lic. Eugenia Victoria

Atte. solicito su apoyo a efecto de poder dar respuesta a la solicitante

Oficial de informacion

De: Heydi Coralia Cuellar de Alberto [mailto:heydialberto@gmail.com]
Enviado el: martes, 07 de septiembre de 2021 04:25 p.m.

Para: oficial.informacion@ipsfa.com

Asunto: Devolucién
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Estimada Cnel Fuentes Velarde:

Yo, Heydi Coralia Cuéllar de Alberto con numero de afiliacion59850324, desde el mes de
abril , estoy pensionada por esa institucion; sigo trabajando en la PNC, al revisar mi
liquidacion el IPSFA me sigue descontando las cuotas de $ 73.88

Entiendo que ya no procede hasta la fecha de agosto suman $369.40 , consulto este saldo
cuando lo van a revertir para la devolucion de la misma

Gracias muy gentil quedo atenta a su comentario



