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Jése Rosendo Figueroa Figueroa - Acajutla

De: ' ., Sandra Hernandez <sandra.hermandez@cepa.gob.sv>

Enviado el: ' lunes, 29 de octubre de 2018 02:09 p.m.

Para: ‘Magdalena Quintanilla - OC'; 'Paulina Montanc'

CC: ‘Amanda de Carrillo’; 'Humberto Ramos Chorro'; 'Ing. Luis Aldana’; 'Julio Diaz',

emerson.rosales@cepa.gob.sv; 'Paulina Montano'; ronald. cardona@cepa.gob.sv, 'Ana Miriam
Payes de Cea - Acajutla’; azucena.avila@cepa.gob.sv; 'Orlando Menjivar',
rosendo.figueroa@cepa.gob.sv; 'Ronald Cardeona'

Asunto: RE: SOLICITANDO DE SU AYUDA

Importancia: Alta

Estimadas, solicitamos su apoyo en transferir la porcion de VA que falta a la requisicién, para cubrir el monto de la factura,
va que el valor total de la requisicion + VA, es superior al monto adjudicado.

\i-Por otra parte, durante la revision de la documentacién se solicité cambio de documento debido a gue se clasificé como un
% servicio, siendo una obra de construccion, a fin de dar cumplimiento al articulo 65, numeral 3 de la Ley de IVA.

Atte,

Sandra de Medrano

Contador Institucional
sandra.hernandez@cepa.gob.sv

Terre Roble, Meatrocentro, San Salvador, El Salvador.
Fijo: (503) 2537- 1222 / Mdvil: (503) 7070-8197
www.cepa.gob.sv
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De: Jose Rosendo Figueroa Figueroa - Acajutia [mailto:rosendo.figueroa@cepa.gob.sv]

Frviado el: lunes, 29 de octubre de 2018 1:52 p.m. ' '

% ¢a: 'Magdalena Quintanilia’ <magdalena.quintanilla@cepa.goh.sv>; 'Ana Miriam Payes de Cea - Acajutla’
<mirian.cea@cepa.goh.sv>

€C: 'Amanda de Carrillo' <amanda.carrillo@cepa.gob.sv>; 'Humberto Ramos Chorro' <humberto.ramos@cepa.gob.sv>; 'Ing.
Luis Aldana' <luis.aldana@cepa.gob.sv>; Julio Diaz' <julio.diaz@cepa.gob.sv>; 'Sandra Hernandez'
<sandra.hernandez@cepa.gob.sv>; emerson.rosales@cepa.gob.sv; 'Paulina Montano' <paulina.montano@cepa.gob.sv>;

ronald.cardona@cepa.gob.sv

Asunto: RE: SOLICITANDO BE SU AYUDA
Buenas tardes Magdalena

La req es por Us$30,000.00 mas [VA
Contrato es por Us526,899,.30 més lva

Es mayor la req. Segun lo presupuestado.

Adjunto factura.
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José Rosendo Figueroa Figueroa

‘Jefe de Seccion Contabilidad

CEPA - Puerto de Acajutla
rosendo.fisueioa@cepa.gob.sy

Zona Industrial, Edificio Administrativo de CEPA
Puerte de Acajutla, Sonsonate, £l Satvador.
Fijo: {503) 2405 - 3245

WWW, Cepa.gob.sv
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De: Magdalena Quintanilla [mailto:magdalena.quintanilla@cepa.gob.sv]

Enviado el: lunes, 29 de octubre de 2018 01:41 p.m.

Para: 'lose Rosendo Figueroa Figueroa - Acajutla’ <rosendo.figueroa@cepa.gob.sv>; 'Ana Miriam Payes de Cea - Acajutla’
<mirian.cea@cepa.goh.sv>

CC: 'Amanda de Carrillo' <amanda.carrillo@cepa.gob.sv>; 'Humberto Ramos Chorro' <humberto.ramos@cepa.goh.sv>; 'Ing.
I Aldana' <luis.aldana@cepa.gob.sv>; 'Julio Diaz' <julio.diaz@cepa.gob.sv>; 'Sandra Hernandez'
<sandra.hernandez@cepa.gob.sv>

Asunto: RE: SOLICITANDO DE SU AYUDA

Lic. Figueroa,
Se tiene el inconveniente que el valor de la factura es mayor al monto de la requisicion de compras.

Saludos.

De: Jose Rosendo Figueroa Figueroa - Acajutla <rosendo.figueroa@cepa.gob.sv>

Enviado el: lunes, 29 de octubre de 2018 01:39 _

Para: 'Magdalena Quintanilla' <magdalena.quintanilla@cepa.gob.sv>; 'Ana Miriam Payes de Cea - Acajutla’
<mirian.cea@cepa.gob.sv>

CC: 'Amanda de Carrillo’ <amanda.carrilloc@cepa.gob.sv>; 'Humberto Ramos Chorro' <humberto.ramos@cepa.gob.sv>; 'Ing.
Luis Aldana' <luis.aldana@cepa.gob.sv>; 'Julio Diaz' <julio.diaz@cepa.gob.sv>; 'Sandra Hernandez'
<<andra.hernandez@cepa.gob.sv>

k. .nto: RE: SOLICITANDO DE SU AYUDA

Buenas tardes

Magdalena
Ing. Aldana

Lo que necesitan es apoyo para poder ingresar el documento al SADFI. Ya no es CCF si no Factura.

Gracias

José Rosendo Figueroa Figueroa

Jefe de Seccidn Contabilidad

CEPA - Puerto de Acajutla
rasendo.figuerca@cepa.gob.sv

Zona Industrial, Edificio Administrativo de CEPA
Puerto de Acajutla, Sonsonate, Ei Salvador.

Fito: (503} 2405 — 3245

www.cepa.gob.sv
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De: Magdalena Quintanilla [mailto:magdalena.quintanilla@cepa.gob.sv]

Enviado el: lunes, 29 de octubre de 2018 01:32 p.m.

Para: Ana Miriam Payes de Cea - Acajutla <mirian.cea@cepa.gob.sv>

CC: Amanda de Carrillo <amanda.carrillo@cepa.gob.sv>; Humberto Ramos Chorro <humberto.ramos@cepa.gob.sv>; 'ing.
Luis Aldana' <|uis.aldana@cepa.gob.sv>; Julio Diaz <julio.diaz@cepa.gob.sv>; rosendo.figueroa@cepa.gob.sv

Asunto: RV: SOLICITANDO DE SU AYUDA

Buenas tardes,
Favor consultar con Lic, Figueroa y Don Julio Diaz.

Saludos,

L .. Ana Mirian de Cea Payes <mirian.cea@cepa.goh.sv>

Enviado el: lunes, 29 de octubre de 2018 09:59

Para: magdalena.quintanilla@cepa.gob.sv

CC: amanda.carrillo@cepa.gob.sv: humberto.ramos@cepa.gob.sv
Asunto: SOLICITANDQ DE SU AYUDA

Buenos dias Magdalena

Solicitando de su ayuda, relacionado con el praceso de la LG-27/2018, construccién de plaza y monumento al trabajador
portuario, quiero ingresarla pero el monto que tiene el SADFI no concuerda con la factura (adjunta).

Por su fina atencién, muchas gracias.

Ana Mirian de Cea Payes
Unidad de Proyectos { CEPA - Puerio de Acajutla
mirian.cea@cepa.goh.sv
" na Industrial - £dificio Administrative de CEPA
" Puerto de Acajutla, Sonsonate, El Salvador.
Fijo: (503) 2405 - 3276/
www.cepa.gob.sv
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